
De : Gilberto Ramalho Junior
<gilbertoramalhojr@outlook.com>

Assunto : RE: Esclarecimento - Pregão Eletrônico 0014/2024
Para : licitacao@empaer.pb.gov.br

Zimbra licitacao@empaer.pb.gov.br

RE: Esclarecimento - Pregão Eletrônico 0014/2024

sex, 22 de nov de 2024 21:35

Prezados,

Baixei novamente o Edital, Termo de referência e demais documentos disponíveis, porém a
única informação importante ainda faltante seria o prazo de entrega.

Poderiam verificar por favor.

Fico no aguardo.

Atenciosamente;

Gilberto Ramalho Junior
CNPJ: 48.447.793/0001-30
Telefone: (11) 97324-8418

De: licitacao@empaer.pb.gov.br <licitacao@empaer.pb.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 21 de novembro de 2024 12:41
Para: Gilberto Ramalho Junior <gilbertoramalhojr@outlook.com>
Assunto: Re: Esclarecimento - Pregão Eletrônico 0014/2024
 
Prezados, 

Boa tarde!

Segue anexo resposta ao pedido de esclarecimento.
Informamos que já está sendo providenciada as publicações necessárias com as
retificações.
O pregão será adiado.

At.te, 
CPL EMPAER

De: "licitacao" <licitacao@empaer.pb.gov.br>
Para: "Gilberto Ramalho Junior" <gilbertoramalhojr@outlook.com>
Enviadas: Quarta-feira, 13 de novembro de 2024 13:59:21
Assunto: Re: Esclarecimento - Pregão Eletrônico 0014/2024

Prezados, 

Acusamos recebimento.
Retornaremos o mais breve possível.

25/11/2024, 11:29 Zimbra
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Assinado com senha por [EPR58288] [SENHA] LAYSE NELYE MACEDO PEDERNEIRAS em 25/11/2024 -
11:39hs.
Documento Nº: 6470666.51974831-770 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6470666.51974831-770

https://linksiga.trf2.jus.br


At.te, 
CPL EMPAER

De: "Gilberto Ramalho Junior" <gilbertoramalhojr@outlook.com>
Para: "licitacao" <licitacao@empaer.pb.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 11 de novembro de 2024 17:19:37
Assunto: Esclarecimento - Pregão Eletrônico 0014/2024

Prezados,

Ao analisar o edital referente ao Pregão Eletrônico nº 0014/2024, que trata sobre a contratação de
impressão de 10.000 papel timbrado para título de regularização fundiária, não encontramos a
informação sobre prazo de entrega, local da entrega e se a impressão precisar ser borda a borda
(preenchimento de 100% do papel, conforme exemplos anexos).

Aguardo retorno o mais breve possível.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Gilberto Ramalho Junior
CNPJ: 48.447.793/0001-30
Telefone: (11) 97324-8418

25/11/2024, 11:29 Zimbra
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